RE: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electronica

Chemical.rh@outlook.com
Vie 31/03/2023 17:27

Para:LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>

Buenas tardes Sra. Lina, agradezco su respuesta. En esa ocasidn, con quién podria comunicarme para hacer
todo el proceso?

Feliz fin de semana
Cordialmente,

Marisol Pazos Guevara

De: LINA MARCELA IGLESIAS MURNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>
Enviado: viernes, 31 de marzo de 2023 12:03

Para: Marisol Pazos <Chemical.rh@outlook.com>

Asunto: RE: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica

Buenos dias

Marisol deseo se encuentre muy bien. Recibimos la solicitud el dia de ayer y de acuerdo a lo que indicamos de
manera telefénica estaba en tramite de aprobacién por parte de la Direccién financiera.

Confirmo que se aprueba para el siguiente semestre la generacion de factura para pago mensual a maximo 4
cuotas.

Importante:

¢ Por favor no realizar solicitud de credito interno si se requiere factura
¢ Todos los tramites se deben realizar a traves de solicitudes en linea.

Quedo atenta a cualquier comentario.

De: Marisol Pazos <Chemical.rh@outlook.com>

Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 12:34

Para: LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>

Cc: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>; Jonathan José Montafia Duran
<jonathan.montana@unitec.edu.co>

Asunto: RE: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica

Buena tarde Sra. Lina Acuso de recibido. Sin embargo, acabo de hablar con el representante legal sobre las dos
opciones y me dice que el proximo semestre NO puede pagarlo de contado y que contablemente para el
segundo semestre, él requiere también la factura para poder legalizarlo contablemente. Como es claro, no
resulta viable hacer sélo un semestre.

Partiendo que sélo he visto 1 clase, y que requiero tener ya una solucion final, pregunto a ustedes si es posible
gue para el semestre Il también puedan realizar la factura electrénica pagandola a cuotas. Una vez puedan
emitir una respuesta, la extenderé al representante legal para que tome la decisidn si requiere pedir
reembolso y anular el semestre | que inicié el dia lunes 27 de marzo y del cual, como le comento, sélo he visto
una clase.



Agradezco su tiempo y quedo atenta a su respuesta. Porque el dia de hoy a las 6:00pm tendria las otras clases.

De usted atentamente,

Marisol Pazos Guevara.

De: LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>

Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 11:58

Para: Chemical.rh@outlook.com <Chemical.rh@outlook.com>

Cc: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>; Jonathan José Montafia Duran
<jonathan.montana@unitec.edu.co>

Asunto: RE: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica

Buenas tardes
Adjunto factura por el valor de la matricula

Quedo atenta a cualquier comentario.

De: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>
Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 8:00

Para: LINA MARCELA IGLESIAS MURNO?Z <lina.iglesias@unitec.edu.co>
Asunto: RV: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica

Buenos dias estimada Lina:

Anexo informacidn de caso de estudiante que se radico ayer por CRM pero la estudiante fue atendida desde el
17-mar-23 por una persona llamada Oscar, esta solicitando una factura.

Cordial saludo,

Claudia Patricia Galvis Higuera

Tesorera
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sélo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproduccién, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y

cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderdn como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.


https://www.unitec.edu.co/
http://www.unitec.edu.co/
https://www.facebook.com/YoSoyUnitec
https://twitter.com/YoSoyUnitec
https://www.instagram.com/yosoyunitec/
https://www.linkedin.com/school/corporacion-universitaria-unitec/
https://www.youtube.com/user/yosoyunitec1

De: Marisol Pazos <Chemical.rh@outlook.com>

Enviado: martes, 28 de marzo de 2023 5:39 p. m.

Para: TESORERA <tesoreria@unitec.edu.co>; Jonathan José Montafia Duran <jonathan.montana@unitec.edu.co>
Asunto: Desde el 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica

Buena tarde, desde el dia 17 de marzo estoy solicitando la factura electrénica al asesor Oscar (desconozco su
apellido pero el nimero celular es 313 3779380). Ese dia, envié los documentos solicitados pero nada que
llega. Las veces que le he preguntado me dice que estan en proceso pero como comprenden, la empresa
requiere legalizar el gasto y no se ha podido porque UNITEC no gestiona la solicitud. Envio nuevamente, la
documetnacién con el fin de que me puedan colaborar porque ya se acabé el mes.

Agradezco su amable gestion y su respuesta.

Feliz resto de semana.

Cordialmente,

Marisol Pazos Guevara

De: TESORERA <tesoreria@unitec.edu.co>

Enviado: martes, 28 de marzo de 2023 10:14

Para: Marisol Pazos <Chemical.rh@outlook.com>; Jonathan José Montafia Durdn <jonathan.montana@unitec.edu.co>
Asunto: RE: Comprobante de pago cuota inicial

Buen dia

Respetado estudiante

Por medio de la presente se informa que el pago fue validado y procesado correctamente en el sistema
Agradecemos escalar todas sus inquietudes de solicitudes de documentacién para proceso de crédito interno
u otros procesos incluyendo envio de soportes de pago por el CRM con el fin de obtener una respuesta formal
a los procesos correspondientes, ya que son las directrices estipuladas por la institucidon se debe generar por
la opcidén antes mencionada

el proceso se realiza por solicitudes en linea en la pagina de la universidad por la parte de accesos directo

https://apps.unitec.edu.co/crm/

Cordialmente

Adriana R


https://apps.unitec.edu.co/crm/

De: Marisol Pazos <Chemical.rh@outlook.com>
Enviado: jueves, 16 de marzo de 2023 5:58 p. m.
Para: TESORERA <tesoreria@unitec.edu.co>
Asunto: Comprobante de pago cuota inicial

Buenas tardes, amablemente adjunto la factura y el comprobante de pago de la cuota inicial para iniciar la
especializacidon en Seguridad y Salud en el trabajo. Quedo atenta al acuse de recibido de éstos documentos.

Feliz noche,

Cordialmente,
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