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Almacenamiento de Microsoft

13.2 GB usados de 5 GB (265%)
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RE: Inquietud y solicitud & -

LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co> a S o~
Para: Marisol Pazos Vie 31/03/2023 12:02
CC: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA; Jonathan José Montafia Duran

Buenos dias

Marisol deseo se encuentre muy bien. Recibimos la solicitud el dia de ayer y de acuerdo a lo que indicamos
de manera telefdénica estaba en tramite de aprobacion por parte de la Direccidn financiera.

Confirmo que se aprueba para el siguiente semestre la generacion de factura para pago mensual a maximo 4
cuotas.

Importante:

¢ Por favor no realizar solicitud de credito interno si se requiere factura
¢ Todos los tramites se deben realizar a traves de solicitudes en linea.

Quedo atenta a cualquier comentario.

De: Marisol Pazos <chemical.rh@outlook.com>

Enviado: jueves, 30 de marzo de 2023 17:25

Para: LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>

Cc: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>; Jonathan José Montafia Duran
<jonathan.montana@unitec.edu.co>

Asunto: Inquietud y solicitud

Buena tarde, envio nuevamente el correo ante la falta de respuesta. Agradezco su tiempo y amable
respuesta

Buena tarde Sra. Lina Acuso de recibido . Sin embargo, acabo de hablar con el representante legal sobre las
dos opciones y me dice que el préximo semestre NO puede pagarlo de contado y que contablemente para
el segundo semestre, él requiere también la factura para poder legalizarlo contablemente. Como es claro,
no resulta viable hacer sélo un semestre.

Partiendo que sdlo he visto 1 clase, y que requiero tener ya una solucidn final, pregunto a ustedes si es
posible que para el semestre Il también puedan realizar la factura electrénica pagandola a cuotas. Una vez
puedan emitir una respuesta, la extenderé al representante legal para que tome la decisidn si requiere
pedir reembolso y anular el semestre | que inicié el dia lunes 27 de marzo y del cual, como le comento,
sélo he visto una clase.

Agradezco su tiempo y quedo atenta a su respuesta. Porque el dia de hoy a las 6:00pm tendria las otras
clases.
De usted atentamente,

Marisol Pazos Guevara.

De: LINA MARCELA IGLESIAS MUNOZ <lina.iglesias@unitec.edu.co>
Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 11:58
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