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RE: Pago de matricula

CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>
Jue 20/04/2023 9:51

Para: Valentina Ramirez Andrade <valentinaramirezandrade2 @gmail.com>;JUANA VALENTINA RAMIREZ ANDRADE
<juana.ramirez@unitec.edu.co>;RAMIREZ ANDRADE JUANA VALENTINA <25226070@unitec.edu.co>

CC: JORGE ERNESTO SOLAQUE GUARIN <jorge.solaque@unitec.edu.co>;Adriana del Pilar Rodriguez <adriana.delpilar@unitec.edu.co>;Lina Maria
Pacheco Palencia <lina.pacheco@unitec.edu.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (100 KB)
13488700.pdf;

Buenos dias estimada Valentina

Me permito informar en nuestros extractos del mes de marzo del 2023 nos figura un descuento que nos realizaron por el Banco del
Occidente por valor de $ 1.961.280,00 el cual al contactar al banco nos da respuesta que se reversa el pago realizado por medio de tarjeta de
credito 410039XXXXXX, toda vez que el titular del producto no reconoce dicha transaccion (anexo documento del banco).

Solicitamos su colaboracion en el abono de este valor para no deshabilitar el proceso academico, situacidon que se generaria al reversar la
operacion en nuestro sistema de informacion.

Quedamos a la espera de sus comentarios.

Cordial saludo,

Claudia Patricia Galvis Higuera

Tesorera

Corporacion Universitaria Unitec
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sélo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproduccidn, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y
cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderan como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 2:07 p. m.

Para: Valentina Ramirez Andrade <valentinaramirezandrade2 @gmail.com>
Asunto: RE: Pago de matricula

Buenas tardes estimada Valentina:

Gracias por tu colaboracion.

Cordial saludo,

Claudia Patricia Galvis Higuera
Tesorera

Corporacion Universitaria Unitec
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cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderan como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: Valentina Ramirez Andrade <valentinaramirezandrade2 @gmail.com>
Enviado: jueves, 9 de febrero de 2023 10:48 a. m.

Para: CLAUDIA PATRICIA GALVIS HIGUERA <claudia.galvis@unitec.edu.co>
Asunto: Pago de matricula
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