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Re: Solicitud Crédito Interno

WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>
Vie 9/09/2022 10:53 AM

Para: Catherine María Pinzón Gómez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>
CC: KAREN PAOLA MANTILLA HERNANDEZ <karen.mantilla@unitec.edu.co>;Martha Yisel Suarez Zapata
<martha.suarez@unitec.edu.co>;ANTONIO JOSE MORENO ACOSTA <antonio.moreno@unitec.edu.co>;LAURA NATALY
BULLA PINILLA <laura.bulla@unitec.edu.co>

Aprobado


El 9/09/2022, a las 10:08 a. m., Catherine María Pinzón Gómez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>
escribió:

Buen día;

Envío solicitud nuevamente con otro codeudor.

Quedo atenta, mil gracias.
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De: KAREN PAOLA MANTILLA HERNANDEZ <karen.mantilla@unitec.edu.co>

Enviado: jueves, 8 de septiembre de 2022 8:15

Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>; ANTONIO JOSE MORENO ACOSTA
<antonio.moreno@unitec.edu.co>; LAURA NATALY BULLA PINILLA <laura.bulla@unitec.edu.co>; Catherine María
Pinzón Gómez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>; WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO
<wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>

Asunto: RE: RV: Solicitud Crédito Interno
 
Buen día
Cordial saludo,

Validando la plataforma de DATACREDITO, su codeudor no es apto para la solicitud de crédito interno por
lo cual lo sugerimos sea cambiado y poder retomar su solicitud.

Quedamos atentos.


Cordialmente,

Karen Paola Mantilla
Auxiliar Dirección Financiera
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6209 | Calle 76 # 12-61 | Bogotá, Colombia
karen.mantilla@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.




Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para uso del

destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted

lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este

correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>

Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 4:04 p. m.

Para: ANTONIO JOSE MORENO ACOSTA <antonio.moreno@unitec.edu.co>; LAURA NATALY BULLA PINILLA
<laura.bulla@unitec.edu.co>; KAREN PAOLA MANTILLA HERNANDEZ <karen.mantilla@unitec.edu.co>; Catherine
María Pinzón Gómez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>

Asunto: RV: RV: Solicitud Crédito Interno
 
Buenos días Estimados
 
Recibe un cordial saludo.
 
Remito para su acostumbrada colaboración la ultima solicitud de credito interno de la campaña por parte de la Sra.
Jenny Alejandra Fernandez Jovel, quien solicita realizar el pago en dos cuotas
plazo iniciaría pagando el día de hoy 07 de septiembre 2022 un pago por valor 1´438.500 MCTE, y el saldo restante
será cancelado a una cuota a 60 días, con el fin de cumplir con el pago total de la matricula
 
 
Cordialmente,
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Martha Suárez Z.
Coordinadora de Línea Unitec
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
martha.suarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para uso del

destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha

recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo

electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

 
 
 
De: WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co> 

Enviado el: miércoles, 7 de septiembre de 2022 3:58 p. m.
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Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>

Asunto: Re: RV: Solicitud Crédito Interno
 
Aprobado 
 
El 7 sep. 2022 11:55 a. m., Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co> escribió:
Buenos días, Estimado Rector
 
Recibe un cordial saludo.
 
Dando alcance a la solicitud de la asesora Catherine Pinzón muy amablemente solicito validar la posibilidad de poder
autorizarnos el siguiente crédito interno por parte de la Sra. Jenny Alejandra Fernandez Jovel, quien solicita realizar
el pago en dos cuotas 
plazo iniciaría pagando el día de hoy 07 de septiembre 2022 un pago por valor 1´438.500 MCTE, y el saldo restante
será cancelado a una cuota a 60 días, con el fin de cumplir con el pago total de la matricula
 
 
Cordialmente,
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Martha Suárez Z.
Coordinadora de Línea Unitec
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
martha.suarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para uso del

destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha

recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo

electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

 
 
 
De: Catherine María Pinzón Gómez <catherine.pinzon@unitec.edu.co> 

Enviado el: miércoles, 7 de septiembre de 2022 10:27 a. m.

Para: LAURA NATALY BULLA PINILLA <laura.bulla@unitec.edu.co>

CC: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>

Asunto: Solicitud Crédito Interno
 
Buen día;
 
Laura, te envío los documentos para solicitar el crédito de la aspirante Jenny Alejandra Fernandez Jovel.
 
Quedo atenta, mil gracias.
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