6/1/2021 Correo: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ - Outlook

RE: Aplicacién dinero

KENDRA GISELA RUIZ PAI <kendra.ruiz@unitec.edu.co>
Mar 22/12/2020 12:11 PM

Para: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ <58182016@unitec.edu.co>
CC: Maria del Rosario Saenz Rodriguez <MARIA.SAENZ@unitec.edu.co>

Buenas tardes Johan
En el transcurso de mafiana sale su respuesta, el cual estaré enviando por este medio.
Buen dia.

Cordialmente,
Kendra Gisela Ruiz P.
Analista administrativa Escuela de Artes

Corporacion Universitaria Unitec

PBX: 743 4343 Ext: 7702 | Calle 73 # 20B-11 | Bogota, Colombia
kendra.ruiz@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sélo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproduccidn, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y

cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderan como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: KENDRA GISELA RUIZ PAI <kendra.ruiz@unitec.edu.co>

Enviado: martes, 22 de diciembre de 2020 11:45

Para: Maria del Rosario Saenz Rodriguez <MARIA.SAENZ@unitec.edu.co>
Cc: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ <58182016@unitec.edu.co>
Asunto: RE: Aplicacion dinero

Buenos dias Johan

A la fecha no se ha recibido la respuesta, sin embargo, permitame consulto con la Analista de Secretaria
General y le estaré notificando.

Cordialmente,

Kendra Gisela Ruiz P.
Analista administrativa Escuela de Artes

Corporacion Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 7702 | Calle 73 # 20B-11 | Bogota, Colombia
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sélo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproduccidn, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y

cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderan como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: Maria del Rosario Saenz Rodriguez <MARIA.SAENZ@unitec.edu.co>
Enviado: lunes, 21 de diciembre de 2020 18:47

Para: KENDRA GISELA RUIZ PAI <kendra.ruiz@unitec.edu.co>

Cc: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ <58182016@unitec.edu.co>
Asunto: RV: Aplicacién dinero

Buenas tardes Kendra

Puedes por favor revisar como va esta respuesta. Es que yo estoy de vacaciones. Mil gracias.
Cordialmente,

Maria del Rosario Sdenz Rodriguez
Secretaria Académica Escuela de Artes y Ciencias de la Comunicacion

Corporacion Universitaria Unitec

PBX: 743 4343 Ext: 7722 | Calle 73 # 20B -11 | Bogotd, Colombia
maria.saenz@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sélo para uso del
destinatario al cual van enviados. Su reproduccidn, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si
usted lo ha recibido por error, informenos y eliminelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en
este correo electrénico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderan como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec.

Gracias.
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6/1/2021 Correo: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ - Outlook

De: JOHAN MAURICIO PULIDO GOMEZ <58182016@unitec.edu.co>
Enviado: lunes, 21 de diciembre de 2020 6:14 p. m.

Para: Maria del Rosario Saenz Rodriguez <MARIA.SAENZ@unitec.edu.co>
Asunto: Aplicacién dinero

Maria del Rosario sabes si han dado alguna respuesta a mi solicitud de aplicacion del dinero que se pagé
para el intersemestal del inglés que no se abrié . Necesito pagar con valores de 2020.

Gracias por tu colaboracién, quedo atento

Mauricio Pulido
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