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Paola Andrea Gutierrez Nino

De: Eimy Julieth Bolaños Bernal
Enviado el: lunes, 24 de enero de 2022 10:45 a.m.
Para: Paola Andrea Gutierrez Nino
CC: Ld_relacioneslaborales
Asunto: RE: Solicitud de cesantías

Buenos días Paola,  
 
Cordial saludo,  
 
Confirmamos el recibido del certificado de saldos, pero realizando la validación el saldo es de $86.542, por la cual no 
alcansaria a la solicitud que nos está realizando, como le indicaba en nuestra conversación las cesantías del año pasado 
se podrán utilizar a partir del 14 de Febrero  
 
Quedo atenta,  
 
Eimy Julieth Bolaños Bernal 
Auxiliar Administrativo 
El Tiempo Casa Editorial 
Directo: +57 (1) 2940100 
Dirección: Av. Calle 26 N°68B-70 
julbol@eltiempo.com 
 
De: Paola Andrea Gutierrez Nino  
Enviado el: sábado, 22 de enero de 2022 11:37 a.m. 
Para: Eimy Julieth Bolaños Bernal 
CC: Ld_relacioneslaborales 
Asunto: Re: Solicitud de cesantías 
 
Buenos días, 
 
 
De acuerdo a la solicitud envío certificado de saldo de cesantías,  
 
Quedo atenta a comentarios 
 
 
Andrea Gutierrez  
 
Get Outlook para Android 

From: Eimy Julieth Bolaños Bernal <julbol@eltiempo.com> 
Sent: Friday, January 21, 2022 4:23:14 PM 
To: Paola Andrea Gutierrez Nino <paogut@elempleo.com> 
Cc: Ld_relacioneslaborales <relacioneslaborales@eltiempo.com> 
Subject: RE: Solicitud de cesantías  
  
Buenas tardes Paola,  
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Cordial saludo,  
  
Confirmamos el recibido de la  documentación para el retiro de cesantías por educación, sin embargo, agradecemos que 
nos remita el certificado de saldos del fondo  
  
Quedo atenta,  
  
Eimy Julieth Bolaños Bernal 
Auxiliar Administrativo 
El Tiempo Casa Editorial 
Directo: +57 (1) 2940100 
Dirección: Av. Calle 26 N°68B-70 
julbol@eltiempo.com 
  
De: Paola Andrea Gutierrez Nino  
Enviado el: viernes, 21 de enero de 2022 11:24 a.m. 
Para: Ld_relacioneslaborales 
Asunto: Solicitud de cesantías 
  
Buenos días,  
  
Solicito amablemente su colaboración para el retiro de cesantías para el pago de mi semestre estudiantil, anexo 
formato de solicitud y recibo de la universidad. 
  
Quedo atenta a comentarios. 
  
Saludos., 
Andrea Gutierrez N. 
Productora Junior  

 
Correo: paogut@elempleo.com 
                Bogota - Colombia 

 
  


