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RE: COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE NOTAS PERIODO I y II

Sonia Alejandra Medina Gordillo <sonia.medina@unitec.edu.co>
Mar 16/02/2021 7:31 AM
Para:  kathy Stefania Gonzalez Agudelo <kathygonzalez90@hotmail.com>

Buen día:

Pagos procesados correctamente en el sistema.

Quedo Atenta 

Cordialmente, 

 

Sonia Alejandra Medina Gordillo 
Auxiliar Dirección Financiera

Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6206 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
sonia.medina@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

 
No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo

para uso del des�natario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a

éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y

cualquier otro �po de dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la ac�vidad de Unitec, se entenderán como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: kathy Stefania Gonzalez Agudelo <kathygonzalez90@hotmail.com> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 19:54 
Para: Sonia Alejandra Medina Gordillo <sonia.medina@unitec.edu.co> 
Asunto: RE: COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE NOTAS PERIODO I y II
 
Buenas noches, Mónica

Adjunto y envió 2 comprobante de pagos correspondientes a dos cer�ficados de notas para el semestre
I y II del 2020 de la especialización en seguridad y salud en el trabajo.

Solicito por este medio se me confirmen los pagos para poder avanzar con mi solicitud.

Cordialmente 
Kathy González
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De: Sonia Alejandra Medina Gordillo <sonia.medina@unitec.edu.co> 
Enviado: lunes, 15 de febrero de 2021 12:28 p. m. 
Para: kathy Stefania Gonzalez Agudelo <kathygonzalez90@hotmail.com> 
Asunto: RE: COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE NOTAS
 
Buena tarde:

Kathy, el desembolso la en�dad lo realizo el 13.02.2020, el día sábado, por ende, al día de hoy no ha
sido reportado, validare el día de mañana y te daré respuesta por este mismo medio.

Quedo Atenta 

Cordialmente, 

 

Sonia Alejandra Medina Gordillo 
Auxiliar Dirección Financiera

Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6206 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
sonia.medina@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

 
No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo

para uso del des�natario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a

éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y

cualquier otro �po de dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la ac�vidad de Unitec, se entenderán como

personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: kathy Stefania Gonzalez Agudelo <kathygonzalez90@hotmail.com> 
Enviado: sábado, 13 de febrero de 2021 16:49 
Para: Sonia Alejandra Medina Gordillo <sonia.medina@unitec.edu.co> 
Asunto: COMPROBANTE DE PAGO CERTIFICADO DE NOTAS
 
Hola Sonia

Buenas tardes adjunto comprobante de pago , para la solicitud de cer�ficado de notas semestre 1 y 2
esp en seguridad y salud en el trabajo cursada en el año 2020.
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Quedo atenta

NOTA : En la imagen aparece el número de comprobante de pago y la referencia de pago.

Atentamente 

Kathy González


