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RV: Solicitud descuento especial

Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
Mié 25/01/2023 14:40

Para: ANDRES FELIPE GUERRERO ROJAS <andres.guerrero@unitec.edu.co>
FYI
 
 
Cordialmente,

Martha Suárez Z.
Coordinadora de Línea Unitec
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
martha.suarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

 

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se

encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en

este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

 
De: Jorge Leonardo Peña Castañeda <jorge.penac@unitec.edu.co>
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2023 2:07 p. m.
Para: WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>; Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
Asunto: RE: Solicitud descuento especial
 
Si Sr. Eso era producto del bajo rendimiento de la agente – en el seguimiento comercial que hacemos semanal, reportare la situación e informare al equipo el tema de
buenas practicas.
Slds
JorgeP
 
De: WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>
Enviado el: miércoles, 25 de enero de 2023 1:58 p. m.
Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
CC: Jorge Leonardo Peña Castañeda <jorge.penac@unitec.edu.co>
Asunto: Re: Solicitud descuento especial
 
Aprobado. 
 
Jorge por favor hablar con los asesores para recomendarles para que estas situaciones no sucedan.

Wilmar Chinchilla
Rector Unitec
 
El 25 ene 2023 1:00 p. m., Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co> escribió:
Buenas tardes, Estimado Rector
 
Reciba un cordial saludo
 
Muy amablemente solicito de su gentil apoyo para verificar la posibilidad de generar un descuento del 15% sobre el valor de la matrícula por el PRIMER SEMESTRE
periodo 2023-1 para la aspirante del programa Diseño Grafico

Lo anterior como se verifica en el historial por una mala informacion comercial por parte de la funcionaria Catherine Pinzon quien finalizo su contrato el dia de ayer
 
Cordialmente,

Martha Suárez Z.
Coordinadora de Línea Unitec
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
martha.suarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

 

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

 

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se

encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en

este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

 
De: mariana callejas <marianacallejas2706@gmail.com>
Enviado el: martes, 24 de enero de 2023 6:41 p. m.
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Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
Asunto:
 
Buenas noches, Mi nombre es Mariana Callejas, T.I. 1141314358, número 3219187004
Inicie el proceso de inscripción el día 6 de enero con la asesora , Caterine Pinzon, le envie todos mi datos y documentos, realice el proceso de descuento con caja de
compensación, ya que ella me dijo que no había ningún problema con que mi hermano quien esta afiliado a la caja de compensación Compensar, fuera beneficiario, me
envió el formato para diligenciar el cual diligencie y envié el mismo día viernes 20 de enero y ese fue el último día que recibí mensaje de la asesora, ya que me quede en
espera unicamente del recibo de pago, le escribí nuevamente el día de ayer y ya no llegaban los mensajes, hasta que el día de hoy nos comunicamos con la universidad y
nos asesoro Andres Guerrero quien me informó que el descuento no se podía realizar ya que mi hermano era beneficiario, actualmente contaba con ese descuento y me
parece una falta de respeto la mala información prestada por la universidad. 
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