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Alice Gualtero Rico <alice.gualtero@gmail.com>

RE: referida Luisa Fernanda Rendón


ATENCIÓN FINANCIERA <atencionfinanciera@unitec.edu.co> 8 de febrero de 2021, 16:21
Para: Alice Gualtero Rico <alice.gualtero@gmail.com>

Buenas tardes 

Cordial saludo, 

De acuerdo a su inquietud, por favor colocarse en contacto con el área de Mercadeo con
camilo.moreno@unitec.edu.co, gilma.leyton@unitec.edu.co para que ellos le informen en qué fecha se
estaría realizando la entrega de este beneficio.

Quedamos atentos.

Cordialmente,





Atención Financiera
Dirección Financiera
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343| Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
atencionfinanciera@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co
 



No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.
 
Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales
y uso exclusivo de Unitec. Se
encuentran dirigidos sólo para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran
prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error,
infórmenos y elimínelo de
su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico no
relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por
Unitec.
Gracias.

De: Alice Gualtero Rico <alice.gualtero@gmail.com>

Enviado: miércoles, 3 de febrero de 2021 15:59

Para: ATENCIÓN FINANCIERA <atencionfinanciera@unitec.edu.co>

Asunto: Fwd: referida Luisa Fernanda Rendón
 
Buenas tardes.

Cordial saludo.

Solicito su colaboración con la gestión del pago de la referida por mi cuyos datos se encuentran relacionados en el
primer correo.

Muchas gracias, quedo atenta.

---------- Forwarded message ---------

De: Jamer Alonso Cifuentes Ramírez
<jamer.cifuentes@unitec.edu.co>
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Date: mié., 3 feb. 2021, 3:50 p. m.

Subject: RE: referida Luisa Fernanda Rendón

To: Alice Gualtero Rico <alice.gualtero@gmail.com>

Cc: Camilo Andres Escobar Alban <camilo.escobar@unitec.edu.co>


Cordial saludo

Por medio del presente me permito comunicar que yo no estoy encargado del tema de referidos, para este
tipo de solicitudes debe dirigirse al área financiera al correo
atencionfinanciera@unitec.edu.co.

Cordialmente.


 


Jamer Alonso Cifuentes Ramírez

Coordinador de Admisiones
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 | 3103260797| Bogotá, Colombia
jamer.cifuentes@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 
 

 
Aviso legal: El
contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo para
uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente
a éste y puede
ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de
dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se
entenderán como personales y de ninguna manera son

avaladas por Unitec. Gracias.

De: Alice Gualtero Rico <alice.gualtero@gmail.com>

Enviado: miércoles, 3 de febrero de 2021 15:44

Para: Jamer Alonso Cifuentes Ramírez <jamer.cifuentes@unitec.edu.co>

Cc: Camilo Andres Escobar Alban <camilo.escobar@unitec.edu.co>

Asunto: referida Luisa Fernanda Rendón
 
Buenas tardes.

Cordial saludo.

Solicito su colaboración con el pago de la referida por mi, mis datos son: 

Alice Mercedes Gualtero Rico
Programa de Especialización en Gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Mi código es 11213077.

Los datos de mi referida son
Luisa Fernanda Rendón Flóres.
Programa de Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
Código: 11213175.

Gracias por su gestión, quedó atenta.
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