
Jenny mora <jemorano18@gmail.com>

Grado Especialización SGSST Jenny Patricia Mora Novoa
4 mensajes

MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co> 7 de diciembre de 2021, 9:26
Para: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>
Cc: "jemorano18@gmail.com" <jemorano18@gmail.com>

Buenas tardes 

Envio documento de ciudadanía para el grado.
Quedo atenta a que me envíen el recibo de pago y poder cancelar 

Gracias 

Get Outlook para Android
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MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co> 7 de diciembre de 2021, 14:18
Para: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>, Servicio <servicio@unitec.edu.co>, ANDRES FELIPE PULIDO ROMERO <andres.pulido@unitec.edu.co>, SONIA MEDINA GORDILLO
<sonia.medina@unitec.edu.co>, "jemorano18@gmail.com" <jemorano18@gmail.com>, MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ <marisol.gonzalez@unitec.edu.co>

Es el colmo que me digan eso cuando puse una queja por ese motivo . Me enviaron paz y salvo y hable con marcela del tema
De verdad es muy triste ver que tengan ese desorden  con la universidad 

Get Outlook para Android

From: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>
Sent: Tuesday, December 7, 2021 2:13:39 PM
To: MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co>
Subject: RE: Grado Especialización SGSST Jenny Patricia Mora Novoa

Buen día, respetado(a) estudiante  

Su inscripción a Grado no se puede procesar ya que �ene pendiente una deuda con el área financiera. Para más información ingrese por la página www.unitec.edu.co / Estudiantes/ Acceso
Rápido/solicitudes en línea.  

La presente solicitud se ANULA, esto se hace para evitar confusiones y podamos darle una respuesta oportuna en su próxima solicitud, tenga en cuenta las fechas máximas establecidas para
realizar nuevamente el trámite. 

Gracias por su atención

Cordial saludo,

Leidy Yuliani Alvarez Peña
Analista de Información Registro y Control 

Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 2004/6/7 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
www.unitec.edu.co

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se

encuentran dirigidos sólo para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran

prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de

su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico no

relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec.

Gracias.

De: MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co>
Enviado: martes, 7 de diciembre de 2021 9:26
Para: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>
Cc: jemorano18@gmail.com <jemorano18@gmail.com>
Asunto: Grado Especialización SGSST Jenny Patricia Mora Novoa

[El texto citado está oculto]

Jenny mora <jemorano18@gmail.com> 7 de diciembre de 2021, 14:26
Para: MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co>
Cc: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>, Servicio <servicio@unitec.edu.co>, ANDRES FELIPE PULIDO ROMERO <andres.pulido@unitec.edu.co>, SONIA MEDINA GORDILLO
<sonia.medina@unitec.edu.co>, MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ <marisol.gonzalez@unitec.edu.co>

Leidy
Yo NO DEBO NADA.  YO HE CUMPLIDO A A CABAILIDAD MIS PAGOS Y LE ENVIO EL PAZ Y SALVO OTORGADO POR LA UNIVERSIDAD.

NO SE CUAL ES EL DESORDEN QUE TIENE ALLA

LE ENVIO PAZ Y SALVO Y LE ENVIO TODOS LOS SOPORTES DE PAGO
[El texto citado está oculto]
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MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co> 7 de diciembre de 2021, 14:30
Para: Jenny mora <jemorano18@gmail.com>
Cc: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>, Servicio <servicio@unitec.edu.co>, ANDRES FELIPE PULIDO ROMERO <andres.pulido@unitec.edu.co>, SONIA MEDINA GORDILLO
<sonia.medina@unitec.edu.co>, MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ <marisol.gonzalez@unitec.edu.co>

Buenas tardes 
De verdad necesito que me arreglen ese problema.  Necesito mi grado y ahora me dicen que tengo una deuda cuando les he soportado ABSOLUTAMENTE TODO.
no se que más quieren, me llamaron de allá,  les dije, les envié todas las evidencias, las cuales nuevamente adjunto.
Es el colmo que me digan que no puedo graduarme porque debo un dinero que no debo.
Por favor , de verdad es importante mi grado y ya creo ha sido bastante desorden de parte de ustedes con todos nosotros. 
Necesito que lean mi paz y salvo y que me pueda graduar 

Gracias 

Get Outlook para Android

From: Jenny mora <jemorano18@gmail.com>
Sent: Tuesday, December 7, 2021 2:26:41 PM
To: MORA NOVOA JENNY PATRICIA <11214118@unitec.edu.co>
Cc: grado extraordinario <gradoextraordinario@unitec.edu.co>; Servicio <servicio@unitec.edu.co>; ANDRES FELIPE PULIDO ROMERO <andres.pulido@unitec.edu.co>; SONIA MEDINA
GORDILLO <sonia.medina@unitec.edu.co>; MARISOL GONZALEZ RODRIGUEZ <marisol.gonzalez@unitec.edu.co>
Subject: Re: Grado Especialización SGSST Jenny Patricia Mora Novoa

[El texto citado está oculto]

Gmail - Grado Especialización SGSST Jenny Patricia Mora Novoa https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=96031a5312&view=pt&search=al...

2 de 2 07/12/2021, 02:33 p. m.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hh1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hh1&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hs5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hs5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hq3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hq3&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hr4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.5&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hr4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hn2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_kwwhu5hn2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kwwhtc4j0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=96031a5312&view=att&th=17d965cc72be115c&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kwwhtc4j0&safe=1&zw
https://aka.ms/AAb9ysg
https://aka.ms/AAb9ysg
mailto:jemorano18@gmail.com
mailto:jemorano18@gmail.com
mailto:11214118@unitec.edu.co
mailto:11214118@unitec.edu.co
mailto:gradoextraordinario@unitec.edu.co
mailto:gradoextraordinario@unitec.edu.co
mailto:gradoextraordinario@unitec.edu.co
mailto:servicio@unitec.edu.co
mailto:servicio@unitec.edu.co
mailto:andres.pulido@unitec.edu.co
mailto:andres.pulido@unitec.edu.co
mailto:sonia.medina@unitec.edu.co
mailto:sonia.medina@unitec.edu.co
mailto:marisol.gonzalez@unitec.edu.co
mailto:marisol.gonzalez@unitec.edu.co
mailto:marisol.gonzalez@unitec.edu.co

