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RE: solicitud certificado de notas

De: LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA (leidy.alvarez@unitec.edu.co)

Para: paolaguinea@yahoo.es

Fecha: martes, 13 de septiembre de 2022, 15:50 CEST

Buenos días respetada estudiante:

Solicitud recibida el certificado de notas esta para el próximo lunes 19 de septiembre a partir de las 4:00
pm se te envía por correo, adicional debes tramitar una carta y la radicas en el programa para la respectiva
devolución de $153.300 por mayor valor cancelado
por certificado de notas. Ya que solo tenias que pagar
$21.900 por los 8 semestres del programa de Administración de Empresas 

Cordialmente,
 

Leidy Yuliani Alvarez Peña
Analista de Información Registro y Control
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 2004 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
leidy.alvarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.
 
Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos
adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted
lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y
cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como
personales y de ninguna
manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: PAOLA GUINEA <paolaguinea@yahoo.es>
Enviado: martes, 13 de septiembre de 2022 8:21 a. m.
Para: LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA <leidy.alvarez@unitec.edu.co>
Asunto: RE: solicitud certificado de notas
 
Buen día Leidy,

Pensé que era 21900 por cada certificado de los 8 semestres cursados o estoy equivocada 🤦🏻‍♀️.

Quedo atenta a tus comentarios.

Saludos,

Paola Guinea M.

Enviado
desde Yahoo Mail para Android
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El mar., 13 de sep. de 2022 a la(s) 15:18, LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA
<leidy.alvarez@unitec.edu.co> escribió:

Buenos días respetada estudiante:

De acuerdo con tu solicitud recibí el respectivo formato y pago, pero porfa me indicas porque
realizo el pago de $175.200 si solo requieres notas del programa profesional de administración de
empresas.

Quedo super atenta apara continuar con dicha solicitud 

Cordialmente,
 

Leidy Yuliani Alvarez Peña
Analista de Información Registro y Control
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 2004 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
leidy.alvarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.
 
Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos
adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted
lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y
cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como
personales y de ninguna
manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: PAOLA GUINEA <paolaguinea@yahoo.es>
Enviado: lunes, 12 de septiembre de 2022 9:21 a. m.
Para: LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA <leidy.alvarez@unitec.edu.co>
Asunto: Re: solicitud certificado de notas
 
Buen día Leidy,

Ya envíe solicitud, con copia de de la consignación, formato y en las observaciones como solicito
el certificado de notas con créditos, de igual manera los necesito físicos, mi mamá los pasa a
recoger, cuando ustedes me digan, quedo atenta a
tus comentarios, gracias.

Saludos,
Paola Andrea Guinea M.
Cel: +34 696700641

  
 

En miércoles, 7 de septiembre de 2022, 18:22:30 CEST, LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA
<leidy.alvarez@unitec.edu.co> escribió:
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Buenos días respetada Paola:

De acuerdo con tu solicitud en observaciones del formato indicas que requieres el certificado de
notas con creditos y con intensidad horaria tiene un valor de $21.900.

Debe realizar la solicitud de o los certificados(s) por la página de Unitec, siguiendo la siguiente ruta:  
 
Estudiantes  
Acceso Rápido  
Solicitud de certificados  
Descargar el formato de solicitud de certificados (lo diligencias completamente, allí marcas con X
el certificado de tu interés.      
Solicitudes en línea  (diligencias tus datos y adjuntas el formulario y las consignaciones o copia de
pago).  
Por favor dejar muy claro el correo electrónico  
 
Valor:   $ 21.900    
         
Nota: En la página se encuentra el detalle de cómo puedes hacer estos pagos, Banco, on line, etc.
Los certificados se entregan en 5 días hábiles contando un día después que subes toda la
documentación  

Cordialmente,
 

Leidy Yuliani Alvarez Peña
Analista de Información Registro y Control
Corporación Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 2004 | Calle 76 # 12-58 | Bogotá, Colombia
leidy.alvarez@unitec.edu.co
www.unitec.edu.co
 

No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.
 
Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos
adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sólo
para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproducción, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a
éste y puede ser ilegal. Si usted
lo ha recibido por error, infórmenos y elimínelo de su correo. Las opiniones, informaciones, conclusiones y
cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrónico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderán como
personales y de ninguna
manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: PAOLA GUINEA <paolaguinea@yahoo.es>
Enviado: miércoles, 7 de septiembre de 2022 10:24 a. m.
Para: LEIDY YULIANI ALVAREZ PENA <leidy.alvarez@unitec.edu.co>
Asunto: solicitud certificado de notas
 
Buen día Leidy,
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Queria hacer una consulta, yo solicite mis contenidos programáticos, ya que voy a validar mi título
en admón. de empresas en España, al revisar son 350 hojas alrededor, que me tocaría apostillar y
son demasiadas, quería saber si el certificado
de notas, de todos los semestres cursados, aparece el
número de créditos, carga horaria, nombre de la asignatura y la nota aprobatoria. 

Saludos,
Paola Andrea Guinea M.
Cel: +34 696700641

  
 


