19/8/22, 14:30 Correo: Catherine Maria Pinzén Gémez - Outlook

RE: Solicitud Autorizacion

Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
Vie 19/08/2022 14:29

Para: Catherine Maria Pinzén Gémez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>

Buenos dias Estimada Cathe

Recibe un cordial saludo.

Remito para tu conocimiento y gestion

Cordialmente,
Martha Suarez Z.
Coordinadora de Linea Unitec

Corporaciéon Universitaria Unitec
PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogota, Colombia
martha.suarez@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran dirigidos sdlo para uso del destinatario al cual van enviados. Su
reproduccion, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las
opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electrdnico no relacionados con la actividad de Unitec, se entenderdn como personales y de

ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>
Enviado el: viernes, 19 de agosto de 2022 2:20 p. m.

Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>

Asunto: Re: Solicitud Autorizacion

Aprobado

Obtener Outlook para Android

From: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>

Sent: Friday, August 19, 2022 9:34:35 AM

To: WILMAR ALEXANDER CHINCHILLA MORENO <wilmar.chinchilla@unitec.edu.co>
Cc: Catherine Maria Pinzdn Gémez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>

Subject: RV: Solicitud Autorizacidn

Buenos dias, Estimado Rector

Recibe un cordial saludo.

Muy amablemente solicito de su acostumbrado apoyo dado que la aspirante en mencion

I‘;[Iil;l]g}{ ESPECIALIZACION

Nuevo Admitido 20227 60351650 “Tvam 573163396152  lendyalvarado_10@hotmail.com EN INTELIGENCIA
ALVARADO N DE NEGOCIOS
JARAMILLO

Cuenta con la siguiente capacidad de pago
¢ Cuota inicial: se realiza el pago con Cesantias por medio del Fondo nacional de Ahorro.
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e Primera cuota: Aspirante solicité un auxilio educativo en la empresa, manifiesta que le realizan el desembolso el 10 de
septiembre.
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S5olo tengo la radicacion de la
solicitud del auxilio, pero ahi no dice
fecha de desembolso. Solo que por
tramites internos sabemos gue lo
que se radique antes del 10 de cada
mes lo desembolsan el 25 del
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mismo mes y lo que se radique
despues del 10 queda para el 10 del
mes siguiente B

Cordialmente,
Martha Suarez Z.
Coordinadora de Linea Unitec

Corporacion Universitaria Unitec

PBX: 743 4343 Ext: 6910 Celular 317741349 | Calle 76 # 12-58 | Bogota,
Colombia

martha.suarez@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co
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No me imprimas si no es necesario. Cuidemos todos el medio ambiente.

Aviso legal: El contenido de este mensaje y sus archivos adjuntos son confidenciales y uso exclusivo de Unitec. Se encuentran
dirigidos solo para uso del destinatario al cual van enviados. Su reproduccion, lectura y/o copia se encuentran prohibidas a
cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal. Si usted lo ha recibido por error, inférmenos y eliminelo de su correo. Las
opiniones, informaciones, conclusiones y cualquier otro tipo de dato contenido en este correo electronico no relacionados con la
actividad de Unitec, se entenderan como personales y de ninguna manera son avaladas por Unitec. Gracias.

De: Catherine Maria Pinzén Gémez <catherine.pinzon@unitec.edu.co>
Enviado el: jueves, 18 de agosto de 2022 2:32 p. m.

Para: Martha Yisel Suarez Zapata <martha.suarez@unitec.edu.co>
Asunto: Solicitud Autorizacion

Hola Jefe Buena tarde;
Solicito tu amable colaboracion ya que la aspirante Lendy Yanet Alvarado Jaramillo con CC 60.351.650, esta solicitando crédito
interno con la siguiente forma de pago:

¢ Cuota inicial: se realiza el pago con Cesantias por medio del Fondo nacional de Ahorro.
e Primer cuota: Aspirante solicitd un crédito en la empresa, manifiesta que le realizan el desembolso el 10 de Septiembre.
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Solo tengo la radicacion de la

solicitud del auxilio, pero ahi no dice

fecha de desembolso. Solo que por
tramites internos sabemos que lo

que se radique antes del 10 de cada

mes lo desembaolsan el 25 del
mismo mes y lo que se radique

después del 10 queda para el 10 del
mes siguiente S

o

Quedo atenta, mil gracias.

Catherine Pinzon

catherine.pinzon@unitec.edu.co

www.unitec.edu.co

Asesora Comercial
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